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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ 

126/Α/8.7.2016), η ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε με την υπ' αριθ. απόφαση του Συμβουλίου υπό τον 

Διευθύνοντα (αριθμός απόφασης Δ/ντος Συμβούλου 391/11-09-2025) τις διατάξεις αυτές σχετικά 

με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και υποπαραχωρήσεων ήσσονος σημασίας (εφεξής «ο 

κανονισμός»). 

Ο παρών κανονισμός διαρθρώνεται ως εξής: 

Το κεφάλαιο Ι περιλαμβάνει γενικές διατάξεις, το κεφάλαιο ΙΙ περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού, το κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφει τις διαδικασίες ανάθεσης που πρέπει να ακολουθούνται 

και το κεφάλαιο IV ρυθμίζει  συγκεκριμένες μεθόδους ανάθεσης για κάθε κατηγορία συμβάσεων.  

Δεδομένου ότι στην από 24.6.2016 Σύμβαση Παραχώρησης για τη Χρήση και Εκμετάλλευση 

Ορισμένων Χώρων και περιουσιακών στοιχείων, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και του ΟΛΠ Α.Ε. (εφεξής «Σύμβαση Παραχώρησης»), αλλά και στον κυρωτικό νόμο Ν. 4404/2016 

(ΦΕΚ 126/Α/8.7.2016) με τον οποίο κυρώθηκε, γίνεται αναφορά στους κανόνες και τις 

υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι διατάξεις του Κανονισμού 

συνιστούν εξειδίκευση των εν λόγω ρυθμίσεων και θέτουν κανόνες εφαρμογής που αποσκοπούν 

στη παροχή σταθερού πλαισίου αναφοράς για τον ΟΛΠ Α.Ε. και τους συναλλασσόμενους  με αυτήν, 

στους τομείς που ρυθμίζονται από τον κανονισμό. 

Με την εφαρμογή του Κανονισμού, η Εταιρεία εκπληρώνει τη ρητή από το νόμο υποχρέωση  να 

τηρεί  τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας, του 

ορθολογισμού και της μη διάκρισης κατά την ανάθεση συμβάσεων, όπως αυτή  αποτυπώνεται στο 

άρθρο 12.2(α) του ν. 4404/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. «Εταιρεία»: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

1.2. «Ως «Ανταγωνιστικός Διάλογος/Διαπραγμάτευση» νοείται η διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού ή πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών σε προεπιλεγμένους φορείς, λόγω μειωμένου ανταγωνισμού που έχει 

επιτευχθεί.  Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί 

με τους επιλέξιμους υποψηφίους που πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και τα 

κριτήρια τεκμηρίωσης συμμετοχής, όπως ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών. 

1.3.  Ως «Σύμβαση Παραχώρησης» νοείται η από 24.6.2016 Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά 

με τη Χρήση και Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία 

συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., και κυρώθηκε με τον Ν. 

4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/8.7.2016), όπως ισχύει. 

1.4. «Στοιχεία παραχώρησης»: Όπως περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 

1.5. Ως «Μητρώο Αναδόχων» ή «Μητρώο» νοείται το διαρθρωμένο μητρώο εγκεκριμένων 

προμηθευτών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης, παρέχοντας τη δυνατότητα 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε προεπιλεγμένους φορείς.  Το μητρώο διατηρείται 

μέσω ανοικτών προσκλήσεων και ανανεώνεται περιοδικά, βάσει αναλυτικών κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των προμηθευτών. 

1.6. «Όργανο Λήψης Αποφάσεων»: Το όργανο, όπως καθορίζεται στη σχετική απόφαση της 

ΟΛΠ Α.Ε., που καλείται να αποφασίζει επί των θεμάτων ανάθεσης συμβάσεων και να 

λαμβάνει καίριες αποφάσεις για την επίλυση τυχόν σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν.  

1.7. Ως «Εξοπλισμός και υλικά υποδομής» του άρθρου 13.2 που προορίζονται για 

ενσωμάτωση σε κατασκευαστικό έργο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του νοούνται: i.  

μηχανήματα υποδομής, εξοπλισμός πληροφορικής (ΙΤ), μονάδες κλιματισμού, ψύκτες, 

ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (όπως μετασχηματιστές, πίνακες και καλώδια) κ.λπ. ii. Τα 
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υλικά αναφέρονται ειδικά σε εξαρτήματα και αναλώσιμα που προορίζονται για 

ενσωμάτωση σε έργα κατασκευής ή συντήρησης. 

1.8. Φάκελος Προσφοράς (πλήρης) 

Ο φάκελος προσφοράς που υποβάλλεται από υποψήφιο έως την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής, ο οποίος αποτελείται από τους απαιτούμενους φακέλους όπως ορίζονται στα 

τεύχη διαγωνισμού/πρόσκλησης και, όπου απαιτείται, συγκεκριμένα: 

(α) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής 

(β) φάκελος τεχνικής προσφοράς ή δήλωση αποδοχής τεχνικών απαιτήσεων  και 

(γ) φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Ως πληρότητα ορίζεται η υποβολή όλων των απαιτούμενων φακέλων, όπου απαιτείται, 

έως την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ελέγχεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 

χωρίς αποσφράγιση ή αξιολόγηση/εξέταση του περιεχομένου των εγγράφων που 

περιέχονται σε αυτούς. 

1.9. Ο όρος «Λειτουργικός/Παραγωγικός Εξοπλισμός» του άρθρου 14.2 αναφέρεται σε 

Γερανούς Λιμένα και συναφή εξοπλισμό, αυτοκινούμενα μηχανήματα όπως ελκυστήρες 

τερματικών σταθμών, ρυμουλκούμενα, γερανoγέφυρες επί ελαστικών, περονοφόρα 

ανυψωτικά οχήματα, υποδομές, εξοπλισμό πληροφορικής, διακομιστές δεδομένων (data 

servers) κ.λπ.  

1.10. Ως «Αίτημα για προσφορές» νοείται μια απλουστευμένη διαδικασία προμήθειας για 

τυποποιημένα αγαθά ή υπηρεσίες, όπου οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν σταθερές, 

οι προδιαγραφές είναι ομοιόμορφες και οι διακυμάνσεις των τιμών είναι ελάχιστες.  Η 

διαδικασία μέσω «Αιτήματος προσφορών» περιλαμβάνει την αναζήτηση προσφορών από 

τουλάχιστον τρεις προμηθευτές από το μητρώο αναδόχων που έχουν συνάψει 

προϋπάρχουσες συμφωνίες συνεργασίας με την Εταιρεία χωρίς προκαθορισμένο 

τιμοκατάλογο για τις συγκεκριμένες προμήθειες ή υπηρεσίες. Η διαδικασία καθορίζεται 

στο άρθρο 12.1.2 του παρόντος Κανονισμού. 

1.11. «Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας»: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.3 της 

Σύμβασης Παραχώρησης, ως Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας νοούνται οι 

παραχωρήσεις προς τρίτα μέρη για χρήση οποιωνδήποτε χώρων (είτε εντός είτε εκτός 

κτιρίων) ή για παροχή υπηρεσιών εντός της Περιμέτρου Παραχώρησης, 
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συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά παραχωρήσεων χώρων εντός των Ναυπηγείων στη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Εξαιρούνται Καθορισμένες Υποπαραχωρήσεις 

και Υποπαραχωρήσεις αναφορικά με (i) τη λειτουργία του συνόλου ή ουσιωδώς του 

συνόλου των τερματικών σταθμών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 3.3 ή (ii) 

οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο Άρθρο 11.1 και 11.2 της Σύμβασης 

Παραχώρησης όπου το κόστος που βάρυνε τον ΟΛΠ για την παροχή των εν λόγω 

υπηρεσιών υπερέβη τα € 1.000.000 (ολογράφως: ένα εκατομμύριο ευρώ) ανά έτος. 

1.12. «Μη Διαγωνιστική Διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12, 

όπου η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις τυποποιημένες διαδικασίες ανάθεσης Ανοικτού 

Διαγωνισμού ή πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε προεπιλεγμένους φορείς που 

προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11. 

1.13.  Ως «Παραγγελία (order)» νοείται η ενέργεια προμήθειας χωρίς υποβολή προσφορών στο 

πλαίσιο υφιστάμενης συμφωνίας-πλαισίου με προκαθορισμένες τιμές και όρους, η οποία 

διασφαλίζει τον συνεχή /αδιάλειπτο εφοδιασμό. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 

12.1.4 του παρόντος. 

1.14. «Ανοικτός Διαγωνισμός» σημαίνει δημοσιευμένη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 10 του παρόντος, όπου οποιοσδήποτε πληρών τα κριτήρια 

(qualified) προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά. 

1.15. «Υπηρεσίες Εξωτερικής Ανάθεσης» ή «Εξωτερική Ανάθεση» σημαίνει την ανάθεση 

τμήματος του επιχειρησιακού τομέα του ΟΛΠ, με την οποία το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο 

δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του λιμένα για λογαριασμό της Εταιρείας. 

Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες, διακριτές από τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

1.16. «Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε προεπιλεγμένους φορείς» σημαίνει διαδικασία 

υποβολής προσφορών κατά την οποία προεπιλεγέντες προμηθευτές από εγκεκριμένο 

μητρώο μπορούν να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.. 

1.17. «Υπηρεσίες» σημαίνει την παροχή Υπηρεσιών στην ΟΛΠ από τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, υπηρεσιών γενικής 
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συντήρησης, υπηρεσιών χερσαίας / θαλάσσιας καθαριότητας, υπηρεσιών συμφωνίας 

επιπέδου υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής (IT) και συναφούς λογισμικού, καθώς και 

επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς των οικονομικών, νομικών, 

ελέγχου, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγική, διαχείρισης έργων, υπηρεσίες 

κουπονιών κλπ. 

1.18. Ως «Μοναδική Πηγή (Single Source)» νοείται η διαδικασία  προμήθειας χωρίς διαγωνισμό 

όπου μια σύμβαση ανατίθεται σε έναν μόνο προμηθευτή λόγω αποκλειστικότητας, 

ιδιόκτητης τεχνολογίας ή αναγκών συνέχειας, με την επιφύλαξη διαπραγματεύσεων τιμής 

και ποιότητας όπως περιγράφεται στο άρθρο 12.1.2 του παρόντος. 

1.19. Ως «μελέτες» νοούνται οι τεχνικές, περιβαλλοντικές υπολογιστικές μελέτες 

πληροφορικής, οι υπολογισμοί καθώς και οι μελέτες σχεδιασμού για έργα πολιτικού 

μηχανικού, μηχανολογικά έργα, λιμενικά. 

 

1.20. Ως «εφόδια – είδη προμηθειών» νοούνται τα υλικά και αναλώσιμα του άρθρου 15, που 

απαιτούνται , για: β.1. τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας (π.χ. 

ανταλλακτικά όπως μηχανισμοί ανάρτησης εμπορευματοκιβωτίων, καλώδια, 

συρματόσχοινα, τροχοί, μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί πίνακες, λιπαντικά, καύσιμα όπως 

πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη κ.λπ., κινητήρες, μοτέρ, καλώδια, είδη 

ένδυσης ασφαλείας και μέσα ατομικής προστασίας κ.ά.) β.2. είδη γραφικής ύλης, είδη 

σούπερ μάρκετ, κουπόνια κ.λπ., όπου όλα τα παραπάνω είναι διακριτά από τα υλικά του 

Άρθρου 13.2 του Κανονισμού Προμηθειών, τα οποία ενσωματώνονται σε κατασκευαστικά 

έργα. 

1.21. Ως «Ομάδα Διαχείρισης Διαγωνισμών» ή «TMT» νοείται η ομάδα που διαχειρίζεται τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες, καταρτίζει τεύχη, πλάνα διαγωνιστικών διαδικασιών, προωθεί 

τον θεμιτό ανταγωνισμό και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές προμηθειών. 

1.22. Ως «Ομάδα Αξιολόγησης Διαγωνισμών» ή «TET» νοείται η ομάδα που είναι υπεύθυνη 

για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των προσφορών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την 

αμεροληψία σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προσφορών. 
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1.23. Ως «Ομάδα Διαπραγμάτευσης» ή «ΝΤ» νοείται η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη 

διεξαγωγή διαπραγματεύσεων βάσει καθορισμένων κριτηρίων, την οριστικοποίηση των 

αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων/πρακτικών προς έγκριση. 

1.24. «Κατασκευαστικά Έργα και Πρόγραμμα Επενδύσεων»:  Όπως ορίζεται στη Σύμβαση 

Παραχώρησης και αναφέρεται επίσης σε νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακατασκευές, 

μικροεπισκευές και κατασκευαστικά έργα στο πλαίσιο έργων επενδύσεων τερματικών 

σταθμών και βοηθητικών κτιρίων αυτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τερματικοί σταθμοί, 

χώροι αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκες, κτίρια και εγκαταστάσεις 

παραγωγικής χρήσης, καθώς και έργα ανακαίνισης κτιρίων που λογίζονται ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία.  

1.25. «Oμάδα Διαχείρισης Προμηθευτών» ή «ΟΔΠ» σημαίνει το όργανο της Εταιρείας που έχει 

τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με αποφάσεις των αρμόδιων 

οργάνων της Εταιρείας. Η ομάδα ασκεί τη διαχείριση προμηθευτών υπό την καθοδήγηση 

του Επικεφαλής της ΟΔΠ, εξετάζοντας ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, την απόδοση 

των προμηθευτών, την κατηγοριοποίησή τους, καθώς και την ένταξη/αποκλεισμό τους 

από το Μητρώο Αναδόχων. 

ΆΡΘΡΟ  2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

2.1. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων  που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

Επενδύσεων, πρέπει να ανατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν 

και τους όρους κάθε πρόσκλησης υποβολής προσφορών και να υλοποιούνται σύμφωνα 

με τους όρους κάθε συναφθείσας Σύμβασης. 

2.2. Σκοπός του Κανονισμού είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς 

και την απρόσκοπτη υλοποίηση, με διαφάνεια και  αντικειμενικότητα των διαδικασιών 

ανάθεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, 

να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό, με επίτευξη βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων καθώς 

και να προλαμβάνει με επαρκή έλεγχο αποτρέποντας κινδύνους στους οποίους εκτίθεται 

η Εταιρεία. 
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ΆΡΘΡΟ 3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Η ανάθεση των συμβάσεων του ΟΛΠ διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της 

δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

–εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις σε συνάρτηση με τις 

ανάγκες της Εταιρείας– να έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, χωρίς καμία διάκριση εις 

βάρος τους.  

3.2. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 4 του 

παρόντος, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την ακύρωση της διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, να αναστείλει τη διαγωνιστική διαδικασία να μην 

προβεί σε ανάθεση σύμβασης, κηρύσσοντας τη διαδικασία άγονη, όταν συντρέχουν 

αντικειμενικοί λόγοι ή όταν, κατά την κρίση του, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη επαρκούς και θεμιτού ανταγωνισμού, χωρίς εκ του λόγου αυτού να γεννάται 

οποιαδήποτε αξίωση τρίτου. 

ΆΡΘΡΟ 4 - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

4.1. Η Εταιρεία έχει μια διατμηματική οριζόντια εσωτερική δομή οργάνωσης και έχει θεσπίσει 

μια άρτια εσωτερική διαδικασία και πολιτικές ανάθεσης των συμβάσεών της καθώς και 

εσωτερικά μέτρα διαχείρισης αυτών. 

4.2. Η Ομάδα Διαχείρισης Προμηθευτών, η Ομάδα Διαχείρισης Διαγωνισμών, η Ομάδα 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών και η Ομάδα Διαπραγματεύσεων έχουν τις αρμοδιότητες και 

τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στην ανάθεση των ακόλουθων τύπων συμβάσεων, στο βαθμό που 

σχετίζονται με τα Στοιχεία Παραχώρησης: 

a. Έργα κατασκευής και υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν σε έργο κατά τη φάση 

υλοποίησής του. 

b. Λειτουργικός/παραγωγικός εξοπλισμός. 
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c. Προμήθειες για τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες. 

d. Παροχή υπηρεσιών. 

e. Μελέτες και σχεδιασμοί. 

f. Συμβάσεις εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing). 

g.  Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

6.1. Οι διατάξεις του κανονισμού δεν εφαρμόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 

που συνάπτει η Εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

a. Έκτακτες ανάγκες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων – φυσικές καταστροφές, 

ατυχήματα, υλικές ζημιές ή αιφνίδια προβλήματα στην παραγωγή που 

διαταράσσουν τη λειτουργία του Λιμένα, απειλούν τη συνεχή εξυπηρέτηση ή θέτουν 

σε κίνδυνο την ασφάλεια της Εταιρείας σε περίπτωση εφαρμογής των συνήθων/ 

τυποποιημένων διαδικασιών προμηθειών. Αυτές μπορεί να έχουν προκαλέσει ή να 

κινδυνεύουν να προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας ή κρίσιμες βλάβες. Η εξαίρεση 

αυτή εφαρμόζεται μόνο όταν, λόγω των ανωτέρω εκτάκτων συνθηκών, οι συνήθεις 

διαδικασίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και δεν 

υπάρχουν αποθέματα ή εναλλακτικές λύσεις διαθέσιμες.  

b. Συνέχιση του αντικειμένου/σκοπού σύμβασης που έχει ανασταλεί, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, λόγω έκπτωσης ή εγκατάλειψης της 

σύμβασης από τον προηγούμενο Ανάδοχο.  

c. Στη συνέχεια προκηρυχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας που κηρύχθηκε άγονη, 

είτε λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος, ασύμφορης, η γενικότερα ανεπιτυχούς 

διαδικασίας. 

d. Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι € 3.000 (άνευ τυχόν φόρων).  Κατά 

κανόνα, οι προμηθευτές επιλέγονται από το Μητρώο Αναδόχων.  

e. Για ήδη συναφθείσα συμφωνία-πλαίσιο μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας 

ή μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε προεπιλεγμένους φορείς , είναι 

δυνατή η απευθείας ανάθεση για μία επιμέρους σύμβαση ανά ανάδοχο στο πλαίσιο 

της υφιστάμενης συμφωνίας-πλαισίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συμβατικό 
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αντικείμενο παραμένει το ίδιο, για περίοδο έως έξι μηνών και για συνολικό ποσό 

που δεν υπερβαίνει τα 67.500,00 ευρώ (χωρίς φόρους).     

f. Παροχή νομικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν σε 

εξειδικευμένους / επιστημονικούς τομείς, όπου ο ανάδοχος επιλέγεται με βάση την 

εξαιρετική εξειδίκευση, τα επιστημονικά προσόντα ή το αναγνωρισμένο 

επαγγελματικό κύρος σε εξειδικευμένο τομέα (π.χ. καθηγητές ή ερευνητές 

πανεπιστημίου με διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή στον τομέα τους, υψηλής 

εξειδίκευσης μηχανικούς, ελεγκτές ή σύμβουλοι σε εξειδικευμένο τεχνικό 

αντικείμενο κ.λπ.) 

g. Περιπτώσεις όπου τα αιτήματα προέρχονται από κυβερνητικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων. 

6.2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου 6 εκτός του 6.1.d, ο έλεγχος και η λήψη 

αποφάσεων πραγματοποιείται σε Συμβούλιο υπό το Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου η 

Εταιρεία μπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση. 

 Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6, ο 

ΟΛΠ πρέπει πρώτα να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής των διαδικασιών των άρθρων 

11 (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σε Προεπιλεγμένους Φορείς) και 12 (Διαδικασία 

χωρίς διαγωνισμό). Εφόσον, κατόπιν τεκμηριωμένης αξιολόγησης, διαπιστωθεί ότι οι εν 

λόγω διαδικασίες θεωρηθούν αναποτελεσματικές ή μη εφαρμόσιμες, μπορεί να 

δικαιολογηθεί η προσφυγή σε απευθείας ανάθεση. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

δυνάμει του Άρθρου 6 πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες 

εγγράφως. 

Η διάρκεια των συμβάσεων που ανατίθενται σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 (ιδίως υπό τις 

επείγουσες συνθήκες που περιγράφονται στο Άρθρο 6.1.α) περιορίζεται στην ελάχιστη 

χρονική περίοδο που απαιτείται για την αντιμετώπιση/ μετριασμό των εκτάκτων 

συνθηκών της εκάστοτε περίπτωσης.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού και της αξίας μιας σύμβασης πρέπει να βασίζεται 

στο συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ ή άλλους φόρους, όπως αυτό εκτιμάται από την Εταιρεία, 
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συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή τυχόν ανανεώσεων της 

σύμβασης, όπως ρητά προσδιορίζονται.  

7.2. Στην περίπτωση συμβάσεων περιοδικού χαρακτήρα ή συμβάσεων που προβλέπεται να 

ανανεωθούν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, για τον υπολογισμό της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται υπόψη ως βάση το συνολικό ποσό. Η 

διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΜΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

8.1. Μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο  διαφορετικά είδη συμβάσεων, οι 

οποίες εμπίπτουν στο σύνολό τους στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, συνάπτονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει 

το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. 

8.2. Το κύριο αντικείμενο καθορίζεται κατ' αρχήν, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες 

αξίες των αντίστοιχων συμβάσεων είναι η υψηλότερη, εκτός εάν υπάρχουν αντικειμενικοί 

λόγοι που δικαιολογούν τον προεξέχοντα χαρακτήρα της σύμβασης μικρότερης αξίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Για την ανάθεση των συμβάσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό η Εταιρεία μπορεί 

να προσφεύγει στις εξής διαδικασίες: 

α) Ανοικτός Διαγωνισμός (άρθρο 10) 

β) Πρόσκληση σε προεπιλεγμένους φορείς (άρθρο 11) 

γ) Μη Διαγωνιστική Διαδικασία (άρθρο 12) 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

10.1 Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για εύλογο 

χρονικό διάστημα και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο δημοσιότητας που κρίνεται 
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κατάλληλο, με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού δημοσιότητας. Η 

πρόσκληση παραμένει δημοσιευμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω για χρονικό διάστημα που 

κρίνεται εύλογο, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

10.2 Η πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του 

ακριβούς αντικειμένου και των βασικών όρων κάθε σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί. 

10.3 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας εγκρίνονται και επικυρώνονται από το Όργανο Λήψης 

Αποφάσεων. 

10.4 Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις πλήρεις προσφορές – καθεμία εκ των 

οποίων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά ή τη δήλωση αποδοχής των τεχνικών απαιτήσεων και την οικονομική 

προσφορά – έως τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, τότε η διαδικασία θεωρείται 

ανεπιτυχής/ άγονη και θα επαναλαμβάνεται. 

Εάν υποβληθούν εμπρόθεσμα τουλάχιστον τρεις τέτοιες πλήρεις προσφορές, αλλά κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερες από τρεις κριθούν επιλέξιμες για αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών τους, ο ΟΛΠ προβαίνει είτε: 

α.  Με την έναρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της 

οποίας αποσφραγίζονται ταυτόχρονα τόσο οι αρχικές όσο και οι βελτιωμένες 

οικονομικές προσφορές είτε 

β.  Με την αποσφράγιση των επιλέξιμων οικονομικών προσφορών και στη συνέχιση της 

αξιολόγησης, επιτρέποντας συζήτηση/διαπραγμάτευση της προσφοράς μόνο με τον 

επιλεγέντα προσφέροντα. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που κατά την επανάληψη του διαγωνισμού υποβληθούν μέχρι 

τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας λιγότερες από τρεις πλήρεις προσφορές – κάθε μία εκ 

των οποίων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά ή τη δήλωση αποδοχής των τεχνικών απαιτήσεων και την οικονομική 

προσφορά, τότε συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης. 
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10.5 Τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, όπως ιδίως τα κριτήρια 

επιλογής, η διαγωνιστική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

Εταιρείας, περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του διαγωνισμού και συνιστούν δεσμευτικό 

κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται η διαγωνιστική διαδικασία. 

10.6 Κατόπιν διαδικασιών ανοικτού διαγωνισμού, όπου έχουν εξεταστεί τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τα τεχνικά προσόντα, η εμπειρία και η χρηματοοικονομική επάρκεια για την 

επιλεξιμότητα των υποψηφίων, ο ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση εγγράφεται 

στο Μητρώο Εργοληπτών/Προμηθευτών στην αντίστοιχη κατηγορία. 

10.7 Η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού (Open Bid) διενεργείται σε μία ή δύο φάσεις και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή 

προσφορών (δημοσίευσης διακήρυξης διαγωνισμού). 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

A. Κατάρτιση μητρώου επιλέξιμων προσφερόντων/αναδόχων

11.1 Για τη δημιουργία του Μητρώου Αναδόχων η Εταιρεία δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο. Η πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο 

περιλαμβάνει αναλυτικά τα κριτήρια και τις ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που πρέπει 

να πληροί ο υποψήφιος για κάθε κατηγορία σύμβασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή 

του ακριβούς αντικειμένου της αντίστοιχης κατηγορίας  των προς ανάθεση συμβάσεων. 

11.2 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας με ή χωρίς καθορισμένη προθεσμία. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τα 

σχετικά κριτήρια δικαιούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας,σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

11.3 Το Μητρώο επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από το αρμόδιο όργανο που 

αναφέρεται στο Άρθρο 4 του παρόντος. 

11.4 Τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, της δημιουργίας του 

εκάστοτε Μητρώου και υποβολής προσφορών, τα κριτήρια επιλογής, τις ομάδες 

αξιολόγησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και κάθε άλλη 
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αναγκαία ρύθμιση, πρέπει να καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

Εταιρείας και να περιλαμβάνονται με σαφήνεια στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

11.5 Για τις ανάγκες της διαδικασίας ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό μέσω πρόχειρης 

διαγωνιστικής διαδικασίας (Inquiry Procurement), προμηθευτές που είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αναδόχων ενδέχεται να κληθούν να υπογράψουν 

προσύμφωνα συνεργασίας με τον ΟΛΠ για προμήθειες και υπηρεσίες των οποίων οι 

τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα των ειδών είναι ομοιόμορφα και οι διακυμάνσεις 

των τιμών είναι ελάχιστες βάσει προκαθορισμένων τεχνικών και εμπορικών απαιτήσεων. 

B. Διαδικασία ανάθεσης  

11.6 Για τους σκοπούς της Διαδικασίας Ανάθεσης μέσω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών σε 

προεπιλεγμένους φορείς (Selected Bid Invitation), η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος αποστέλλεται μόνο στους επιλεγέντες φορείς που έχουν ενταχθεί στο 

Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, όπου απαιτείται ελάχιστος αριθμός 

τριών (3) εγγεγραμμένων Αναδόχων/προμηθευτών ανά κατηγορία για την έναρξη της 

διαδικασίας.  

11.7 Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις πλήρεις προσφορές – καθεμία εκ των 

οποίων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά ή τη δήλωση αποδοχής των τεχνικών απαιτήσεων και την οικονομική 

προσφορά – έως τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, τότε η διαδικασία θεωρείται 

ανεπιτυχής/ άγονη και θα επαναλαμβάνεται.  

Εάν υποβληθούν εμπρόθεσμα τουλάχιστον τρεις τέτοιες προσφορές, αλλά κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης λιγότερες από τρεις κριθούν επιλέξιμες για αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών τους, ο ΟΛΠ προβαίνει είτε: 

α.  Με την έναρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της 

οποίας αποσφραγίζονται ταυτόχρονα τόσο οι αρχικές όσο και οι βελτιωμένες 

οικονομικές προσφορές είτε   
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β.  Με την αποσφράγιση των επιλέξιμων οικονομικών προσφορών και στη συνέχιση της 

αξιολόγησης, επιτρέποντας συζήτηση/διαπραγμάτευση της προσφοράς μόνο με τον 

επιλεγέντα προσφέροντα.  

Σημείωση: Σε περίπτωση που κατά την επανάληψη του διαγωνισμού υποβληθούν μέχρι 

τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας λιγότερες από τρεις πλήρεις προσφορές – κάθε μία εκ 

των οποίων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά ή τη δήλωση αποδοχής των τεχνικών απαιτήσεων και την οικονομική 

προσφορά, τότε συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (NO BID)  

12.1 Ως «Μη διαγωνιστική Διαδικασία» νοείται η διαδικασία ανάθεσης  σύμβασης, κατά την 

οποία η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στα άρθρα 

10 και 11 του παρόντος, αλλά η σύμβαση ανατίθεται μέσω: 

12.1.1 «Αίτημα για υποβολή προσφορών (Inquiry)»:   Η διαδικασία μέσω «Αιτήματος 

για υποβολή προσφορών (Inquiry)»: αποτελεί μέθοδο ανάθεσης χωρίς 

διαγωνισμό (No Bid) η οποία χρησιμοποιείται για τις καθημερινές λειτουργικές 

ανάγκες της εταιρείας σε προμήθειες και υπηρεσίες για ποσά έως € 25.000 

χωρίς ΦΠΑ, όπου οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα των ειδών είναι 

ομοιόμορφα και οι διακυμάνσεις των τιμών είναι ελάχιστες, η Εταιρεία, κατά 

την κρίση της, οφείλει να συλλέξει μέσω τυποποιημένων διαδικασιών 

προμηθειών τουλάχιστον τρεις έγκυρες οικονομικές προσφορές που θα 

αποσφραγιστούν εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου απόκρισης.  

Περιορίζεται σε προμηθευτές του Μητρώου Αναδόχων που έχουν υπογράψει 

προκαταρκτικά συμφωνητικά συνεργασίας με τον ΟΛΠ. Σε περίπτωση που 

συγκεντρωθούν λιγότερες από τρεις έγκυρες οικονομικές προσφορές, τότε η 

διαδικασία: α. επαναλαμβάνεται με πρόσκληση άλλων σχετικών 

προμηθευτών σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι να 

αποσφραγιστούν τρεις έγκυρες οικονομικές προσφορές ή β. ακολουθείται 
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άλλη τυποποιημένη διαδικασία σύναψης συμβάσεων (ανοικτή προσφορά, 

επιλεκτική προσφορά).   

12.1.2 «Μοναδική πηγή»: Η προμήθεια αγαθών, έργων ή υπηρεσιών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας ανάθεσης σε προμηθευτή – μοναδική 

πηγή, εφόσον πληρούται μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) ο 

προμηθευτής διαθέτει αναντικατάστατα πρότυπα ή  κατέχει αποκλειστική 

τεχνογνωσία και πόρους, ή διαθέτει μοναδική ικανότητα λόγω συνθηκών της 

αγοράς ή νομικών περιορισμών β) λόγω απαιτήσεων συμβατότητας ή 

τυποποίησης, για σκοπούς επέκτασης, τεχνικές αναβαθμίσεις, επισκευές, ή 

προμήθειας ανταλλακτικών, κρίνεται απαραίτητο να γίνει παραγγελία από τον 

αρχικό προμηθευτή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ώστε να 

αποφευχθεί η ασυμβατότητα ή να μην προκληθούν δυσανάλογες τεχνικές 

δυσκολίες κατά τη χρήση και τη συντήρηση. 

 

Για τους σκοπούς της ανάθεσης σε έναν προμηθευτή μοναδικής πηγής, 

διεξάγονται διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη διασφάλιση επαρκούς 

ποιότητας, δίκαιης τιμολόγησης και συμμόρφωσης με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και  απαιτήσεις.  

 

12.1.3 Η «παραγγελία» πραγματοποιείται στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμβάσεων 

προμηθειών με τιμοκαταλόγους που έχουν ανατεθεί μέσω ανοικτού 

διαγωνισμού ή πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε προεπιλεγμένους 

φορείς. 

12.2 Η διαδικασία χωρίς υποβολή προσφορών επιτρέπεται μόνο όταν αναφέρεται ρητά στον 

κανονισμό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

13.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες όσον 

αφορά τη διαδικασία ανάθεσης κατασκευαστικών έργων: 
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α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 180.000 ευρώ, πρέπει 

απαραίτητα να ακολουθηθεί η διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 180.000 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος. 

13.2 Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών υποδομής που 

πρόκειται να ενσωματωθούν σε ένα κατασκευαστικό έργο κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησής του: 

α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 180.000 ευρώ, πρέπει 

απαραίτητα να ακολουθηθεί η διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 180.000 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος. 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όταν οι συμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

αποτελούν μέρος ενός κύριου έργου συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 

4.000.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), τότε όλες οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις - 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μελετών, των σχεδίων, της επίβλεψης, της 

διαχείρισης του έργου, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού - πρέπει να 

υποβάλλονται στις διαδικασίες Ανοικτού Διαγωνισμού που ορίζονται στο άρθρο 10.  
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ΆΡΘΡΟ 14 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες όσον αφορά τη 

διαδικασία ανάθεσης: 

14.1 Οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες ισχύουν για τις συμβάσεις λειτουργικού/παραγωγικού 

εξοπλισμού που δεν ρυθμίζονται ειδικά από το άρθρο 13.2 του παρόντος: 

α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 135.000 ευρώ, πρέπει 

απαραίτητα να ακολουθηθεί η διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 135.000 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος.  

14.2  Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όταν οι συμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

αποτελούν μέρος ενός κύριου κατασκευαστικού έργου συνολικής αξίας ίσης ή 

μεγαλύτερης των 4.000.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), τότε όλες οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις 

- συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μελετών, των σχεδίων, της επίβλεψης, της 

διαχείρισης του έργου, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού - πρέπει να υποβάλλονται στις 

διαδικασίες Ανοικτού Διαγωνισμού που ορίζονται στο άρθρο 10.  

 

ΆΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες όσον αφορά τη 

διαδικασία ανάθεσης για: 

15.1 Οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες ισχύουν για τις συμβάσεις προμηθειών για την παραγωγή 

και τη λειτουργία: 
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α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 180.000 ευρώ, πρέπει 

απαραίτητα να ακολουθηθεί η διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 180.000 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος.  

 

ΆΡΘΡΟ 16 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν όσον αφορά τη 

διαδικασία ανάθεσης για  

16.1 Γενικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εκποίησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 180.000 ευρώ, τότε η Εταιρεία 

μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση της είτε την Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, είτε την 

Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 

του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 180.000 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος.  

16.2  Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όταν οι συμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

αποτελούν μέρος ενός κύριου έργου συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 4.000.000 

ευρώ (άνευ ΦΠΑ), τότε όλες οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις - συμπεριλαμβανομένων, 
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ενδεικτικά, των μελετών, των σχεδίων, της επίβλεψης, της διαχείρισης του έργου, των 

υπηρεσιών και του εξοπλισμού - πρέπει να υποβάλλονται στις διαδικασίες Ανοικτού 

Διαγωνισμού που ορίζονται στο άρθρο 10. 

ΆΡΘΡΟ 17 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

17.1  Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν όσον 

αφορά τη διαδικασία ανάθεσης μελετών: 

α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 67.500 ευρώ, πρέπει 

απαραίτητα να ακολουθηθεί η διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 67.500 €, τότε η Εταιρεία μπορεί να 

επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη Διαγωνιστική 

Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του παρόντος.   

17.2  Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όταν οι συμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

αποτελούν μέρος ενός κύριου έργου συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 

4.000.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), τότε όλες οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις - 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μελετών, των σχεδίων, της επίβλεψης, της 

διαχείρισης του έργου, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού - πρέπει να 

υποβάλλονται στις διαδικασίες Ανοικτού Διαγωνισμού που ορίζονται στο άρθρο 10. 

ΆΡΘΡΟ 18 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ (OUTSOURCING) 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες όσον αφορά τη 

διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing): 

α)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 675.000,00 ευρώ, τότε η 

Εταιρεία μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση της είτε την Ανοικτή Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, είτε 
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την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 του παρόντος. 

β)  Όταν η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη των 675.000,00 €, τότε η Εταιρεία μπορεί 

να επιλέξει κατά την κρίση της είτε τον Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας, είτε την Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους 

Φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, είτε τη Μη 

Διαγωνιστική Διαδικασία (No Bid) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 του παρόντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

19.1  Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης για τις 

Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας θα υπόκειται πάντοτε σε Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, εκτός εάν η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

40.000,00 € ετησίως (χωρίς φόρους). 

19.2 Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση, τον τερματισμό και την ανανέωση, 

καθώς και οι σχετικοί, ενδεικτικοί συμβατικοί όροι των υποπαραχωρήσεων ήσσονος σημασίας 

δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ΟΛΠ. 

ΆΡΘΡΟ 20 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

20.1 Ο συντάκτης του παρόντος κανονισμού διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του. 


